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Lupatunnus Lupatyyppi Päätös Rakennuspaikka Toimenpide 
491-2026-153 Rakentamislupa 

sijoittamiseen ja to-
teuttamiseen 

Myönnetty aloi-
tusoikeudella 

491-1-9-2  
Raatihuoneenkatu 8  
50100 MIKKELI 

Vesikaton muutostyö 
 
Aloituslupa ennen lainvoimaisuutta  

491-2026-154 Rakentamislupa 
sijoittamiseen ja to-
teuttamiseen 

Myönnetty 491-5-33-1  
Ilmarisenkatu 2  
50130 MIKKELI 

Kioskirakennus ja asiakasterassi 

491-2026-155 Rakentamislupa Myönnetty aloi-
tusoikeudella 

491-1-1004-2  
Maaherrankatu 13-15  
50100 MIKKELI 

Kahvilan muuttaminen myymäläksi 

491-2026-157 Rakentamislupa 
sijoittamiseen ja to-
teuttamiseen 

Myönnetty 491-411-38-67  
Mesiäniementie 18  
50200 MIKKELI 

Umpisäiliön asennus 

491-2026-158 Rakentamislupa 
sijoittamiseen ja to-
teuttamiseen 

Myönnetty 491-7-36-15  
Ihastjärvenkatu 16  
50100 MIKKELI 

Talousrakennuksen rakentaminen 

491-2026-159 Rakentamislupa 
sijoittamiseen ja to-
teuttamiseen 

Myönnetty 491-561-4-16-M607  
Haapialantie 60f  
52360 SOMEENJÄRVI 

Vapaa-ajan asunnon ja jätevesijärjes-
telmän rakentaminen 

491-2026-161 Rakentamislupa 
sijoittamiseen ja to-
teuttamiseen 

Myönnetty 491-417-1-493  
Närekuja 2  
50600 MIKKELI 

Energiakaivo 

 
Lupia yhteensä: 7 
 

 
Kuulutus ja päätös on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 19.05.2026. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä 
päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.  
 
Päätös on nähtävillä 25.06.2026 asti yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.mikkeli.fi, kuulutukset.  
 
Mahdollinen oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuaika päättyy 25.06.2026. Pää-
tös on lainvoimainen muutoksenhakuajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei tehdä oikaisuvaatimusta. 
 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
OIKAISUVAATIMUS (Rakentamislaki 178-183 §) 
 
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Mikkelin kaupungin lupa- ja 
valvontajaoston käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksella. Oikeus vaatimuksen tekemiseen määräytyy alla lueteltujen perusteiden mukaisesti. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus rakentamisluvasta asemakaava-alueella, asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaan sellaiseen rakennuspaik-
kaan kohdistuvasta rakentamisluvasta, johon ei sovelleta suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä, sekä erillisellä päätöksellä rat-
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kaistavasta sijoittamisluvasta näillä alueilla on viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön ja muun alueen omistajalla ja haltijalla; sellai-
sen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 
sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; kunnalla; naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun 
päätös vaikuttaa; sekä museoviranomaisella, jos päätös koskee kaavan tai lain nojalla suojeltua rakennuskohdetta.  
 
Lisäksi oikaisuvaatimusoikeus on Lupa‑ ja valvontavirastolla, museoviranomaisella ja toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, 
jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen tai rakennetun ympäristön laatuun vaikuttaminen, jos rakentaminen merkitsee pur-
kamislupaa edellyttävän, kaavan tai lain nojalla suojellun taikka muun historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen 
purkamista. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun edistäminen, jos rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä annettua lakia. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus poikkeamisluvasta sekä rakentamisluvasta, johon sovelletaan suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä, on 
viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla; sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja hal-
tijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin hanke voi huomattavasti vaikuttaa; sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; kunnalla; naa-
purikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa; toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka toimialaan 
kuuluu luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen tai kulttuuriperinnön vaaliminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttami-
nen sekä muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus erillisellä päätöksellä ratkaistavasta toteuttamisluvasta on viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun 
alueen omistajalla ja haltijalla; sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämi-
seen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; kunnalla sekä mu-
seoviranomaisella, jos päätös koskee kaavan tai lain nojalla suojeltua rakentamista. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus purkamisluvasta on viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla; sellaisen 
kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; sillä, 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnalla. 
 
Lisäksi oikaisuvaatimusoikeus on Lupa‑ ja valvontavirastolla, museoviranomaisella sekä toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhtei-
söllä, jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen tai rakennetun ympäristön laatuun vaikuttaminen, jos päätös koskee kaavan 
tai lain nojalla suojellun taikka muun historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen purkamista. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus maisematyöluvasta on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; kunnan jä-
senellä; kunnalla; naapurikunnalla, jonka alueidenkäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa sekä muulla viranomaisella toimialaansa kuulu-
vissa asioissa. 
 
Oikaisuvaatimus on osoitettava Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaostolle ja tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksi saamisesta ennen virka-ajan päättymistä kello 15.00. 
 
Oikaisuvaatimus toimitetaan postitse osoitteella:  
Mikkelin kaupunki/kirjaamo  
Raatihuoneenkatu 8-10  
50100 MIKKELI  
tai sähköpostitse: kirjaamo(at)mikkeli.fi  
 
Nämä päätökset on kuulutettu 19.05.2026 ja niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon 7 päivän kuluessa kuuluttamisesta.  
Muutoksenhakuaika päättyy 25.06.2026 kello 15.00. 
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Rakennuspaikka 

491-1-9-2 
Pinta-ala 13927.0  
 
Raatihuoneenkatu 8 
50100 MIKKELI 
 
Kaava Asemakaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus Y 
Kaavanmukainen rakennusoikeus 14000.0 k-m2 
 
Kerrosalat: 
Rakennettu 13058.0 k-m2 
Vireillä 0.0 k-m2 
   
 

Toimenpide Rakentamistoimenpide jolla on vähäistä merkittävämpää vaikutusta  alueiden käyttöön, 
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön tai ympäristönäkökohtiin 
 
Vesikaton muutostyö 
 
Aloituslupa ennen lainvoimaisuutta 
  
 
Muu muutostyö 
Luvan rakennus PRT Käyttötarkoitus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 
1 100421083S Toimistorakennukset 2267.0 2267.0 15000.0 
 
 
Vaativuusluokka: Erittäin vaativa 
 

 
Lausunnot 
             
 

Maakuntamuseo 
07.05.2026 

Rakennus on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä (RKY 2009 Mikkelin Hallitustori ympäristöineen).  
Etelä-Savon maakuntakaavassa(2010/2016) rakennus on osa maV-
aluetta. 
Kantakaupungin osayleiskaavassa 2040(2019) rakennus on osa RKY-
aluetta ja sr-kohde. Asemakaavassa (1984) rakennusta koskee merkintä 
Y-1 ja sr. 
 
Vesikate uusitaan nykyisenlaisena konesaumattuna peltinä ja maalataan 
myöhemmin mustaksi, mihin ei ole huomautettavaa. Kuin ei myöskään 
muihin värivalintoihin tai syöksytorvien uusintaan. 
 
Räystäs nousee tuuletuksen parantamiseksi ja uutena aiheena vesikattoa 
muutetaan iv-konehuoneen vuoksi takapihan puolella eteläsivun lappeen 
keskellä. 
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Hakemuksen liitteet 

Asemapiirros 
Julkisivupiirustus pohjoiseen ja itään 
Leikkauspiirustus 
Pohjapiirustus ullakko 
Todistus hallintaoikeudesta: Jäljennös myönnetyistä lainhuudoista 
Muu pätevyystodistus 
Suostumus 
Luonnos: IV-KH:n korotus VE3 
Luonnos: IV-KH:n korotus VE1 
Luonnos: IV-KH:n korotus VE2 
Luonnos: Vesikattopiirustus 
Ote kiinteistörekisteristä: Kiinteistörekisterin karttaote 
Ennakkoneuvottelumuistio: Ennakkoneuvottelumuistio, Etelä-Savon vastuullinen aluemuseo 
Pohjapiirustus: Vesikattopiirustus 
Julkisivupiirustus etelään ja länteen 
Julkisivupiirustus väri pohjoiseen ja itään 
Julkisivupiirustus väri etelään ja länteen 
Tonttikartta 

 
Suunnittelutehtävä ja suunnittelijat  
   
 
 
 

          
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

Haetaan aloittamisoikeutta ennen  rakentamisluvan lainvoimaisuutta perustellusta syystä: 
Aikataulullisista syistä ja taloudellisten vaikutuksien minimoimiseksi. 
Naapureiden kuuleminen hankkeen sijainnista ja/tai vähäisyydestä johtuen on tarpeetonta (MRL 133 
§/RakL 63,64,65).  
 
 

 
Päätös 

Myönnetty aloitusoikeudella 
Rakentamislupa (RakL 42 §)  sijoittamiseen ja toteuttamiseen myönnetään vesikaton korjaamiseen ja 
osittaiseen korottamiseen päätöksen liitteinä olevien pääpiirustusten ja selvitysten mukaisesti. 
 

Päätöksen perustelu  
 
RAKENNUSTÖIDEN ALOITTAMINEN ENNEN LUVAN LAINVOIMAISUUTTA 
Hakija on anonut lupaa aloittaa rakennustyöt ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Perusteluna on 
esitetty aikataulu ja taloudelliset syyt. 
Lupaviranomainen voi perustellusta syystä antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen 
suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakentamis- tai maisematyölupaa koskeva päätös on 
saanut lainvoiman edellyttäen, ettei päätöksen täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 
 
RAKENTAMISLUVAN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET ASEMAKAAVA-ALUEELLA 

Vastuualue Vastuuhenkilö Suunnittelutehtävän 
vaativuus 

Pääsuunnittelija Paasmala Henna Maria  
 

Rakennussuunnittelija Paasmala Henna Maria  
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(Rakentamisluvan sijoittamisen myöntämisen edellytykset asemakaava-alueella RakL:n 44 §:n 
mukaisesti on, että: 
1) rakentamishanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen 
2) rakennuskohde soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden, 
korkeatasoisen arkkitehtuurin tai sopusuhtaisuuden vaatimukset  
3) rakentaminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä vaikeuta naapurikiinteistöjen rakentamista 
4) luvan myöntäminen ei vaikeuta korttelin muun osan käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen 
5) luvan hakija hallitsee koko rakennuspaikkaa. 
 
 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hakemuksessa selvittänyt, että RakL:n 44 §:n mukaiset luvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät ja on toimittanut lupahakemuksen liitteenä tiedot massoittelusta ja 
julkisivusta sekä sijoittumisesta rakennuspaikalle, ajoyhteyden järjestämisestä sekä tiedon, mistä kohti 
rakennuksen on tarkoitus liittyä kunnallistekniikkaan. 
Rakennushankkeeseen on poikkeamislupa poikkeamisiin myönnetty. Rakennus soveltuu ympäristöön 
ja maisemaan. Rakennuspaikalle on tieyhteys.  
Vedensaanti ja jätevedet on järjestetty liittymällä kunnallistekniikkaan. Rakentaminen ei aiheuta haittaa 
naapureille eikä vaikeuta naapurikiinteistöjen rakentamista. Luvan myöntäminen ei vaikeuta korttelin 
muun osan käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen. Luvan hakija hallitsee koko rakennuspaikkaa. 
 
RAKENTAMISHANKKEET TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET 
Rakentamishankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että rakentamishanke täyttää 29–41 §:ssä 
säädetyt ja niiden nojalla asetetut olennaiset tekniset vaatimukset ottaen huomioon 
rakentamishankkeen vaativuus sekä rakentamishankkeeseen osallistuvat suunnittelijat ja toteuttajat. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hakemuksessa selvittänyt, että edellä olevat luvanmyöntämisen 
edellytykset täyttyvät.  
 
 

Lupamääräykset  
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: 

vastaava työnjohtaja 
ilmanvaihtotöiden työnjohtaja 

 
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: 

rakennesuunnitelmat 
kosteudenhallintasuunnitelma 
ilmanvaihtosuunnitelmat 

 
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: 

töiden aloitus  
aloituskokous  
rakennekatselmus  
loppukatselmus  

 
 

 
Toimivallan peruste 

Mikkelin kaupungin hallintosääntö 34 §: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii lupa- ja 
valvontajaosto. 
Mikkelin asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 5.4 §: RakL:n mukaisen 
toimivallan siirtäminen viranhaltijoille. 
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Sovelletut oikeusohjeet 

RakL 42 § rakentamislupa 
RakL 43 § rakentamisluvan myöntäminen 
RakL 48 § rakentamishankkeen toteuttamisen edellytykset 
RakL 78 § aloittamisoikeus ennen päätöksen lainvoimaisuutta 
 RakL 29 § rakentamiselle asetettavat vaatimukset 
RakL 30 § rakennuksen korjaaminen 
 
 

Valmistelija 
            Teemu Männistö, rakennustarkastaja 

            
 
Päättäjä 

Teemu Männistö, rakennustarkastaja 
 
Päätös on allekirjoitettu sähköisesti 
19.05.2026 
 

Päätöksen tiedoksianto  
Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella 19.05.2026, jolloin se katsotaan tulleen 
tiedoksi seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. 
 
Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi saamisesta. 

         
Päätös toimitetaan hakijalle lisäksi sähköiseen asiointipalveluun. 

 
Luvan voimassaolo Työt saa aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen, ellei ole myönnetty lupaa aloittaa työt ennen 

lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupa raukeaa, jollei töitä ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu 
loppuun viidessä vuodessa. Viranomainen voi erillisestä hakemuksesta myöntää päätöksellään luvan 
voimassaololle jatkoaikaa. 

 
Lupamaksut 

Päätöksestä veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu. 
Lasku lähetetään erikseen hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. 
 

Päätöksen tiedoksianto 
Päätös toimitetaan Lupapisteen päätökset-välilehdelle. 
 
 

 
 

. 
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Rakennuspaikka 

491-5-33-1 
Pinta-ala 240.0  
 
Ilmarisenkatu 2 
50130 MIKKELI 
 
Kaava Asemakaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus KL Liikerakennusten korttelialue 
Kaavanmukainen rakennusoikeus 0.0 k-m2 
 
Kerrosalat: 
Rakennettu 0.0 k-m2 
Vireillä 0.0 k-m2 
   
 

Toimenpide Yleisörakennelma, jota voi käyttää yhtä aikaa vähintään viisi luonnollista henkilöä ja yli 3 kk 
 
Kioskirakennus ja asiakasterassi  
 
Uusi rakennus 
Luvan rakennus PRT Käyttötarkoitus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 
1  Ravintolarakennukset 

ja vastaavat 
liikerakennukset 

22.0 22.0 60.0 

 
 
Vaativuusluokka: Vaativa 
 

 
Lausunnot 
             
 

Osoiteasiat 17.03.2026 Ilmarisenkatu 2 
   
Terveysvalvonta 
30.03.2026 

Elintarvikevalvonnan lausunto liitteenä. 

Kaupunkikuva 27.03.2026 Lausunto on liitteenä 
Rakennuslupatyöryhmä 
01.04.2026 

Rakennuslupatyöryhmä 1.4.2026 § 22 
 
Tutkittava esteetöntä käyntiä terassille, terassi päivitettävä 
pohjapiirustukseen, julkisivu väritys vaalea, katto punainen.  
Puolletaan ehdolla. 

 
Hakemuksen liitteet 

Asemapiirros 
Todistus hallintaoikeudesta: Vuokraoikeustodistus 
Luonnos: Yhdistelmäpiirros vaakapanelointi 
Luonnos: Asemapiirros luonnos 
Ote kiinteistörekisteristä: Kiinteistörekisterin karttaote 
Lausunto: Osoiteasiat 
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Tonttikartta: Tonttikartta 
Todistus hallintaoikeudesta: Valokuva vuokrasopimuksesta 
Lausunto: Rakennuslupatyöryhmä 
Muu pääpiirustus: Yhdistelmäpiirros: Pohja-, julkisivut ja leikkauspiirros 
Pintavaaitus 
Rakennesuunnitelma: Tonttileikkaus 
Naapurin kuuleminen 
Naapurin kuuleminen: Mikkelin kaupunki 
Muu liite: Vuokraoikeuden kirjaus 
Naapurin huomautus: As Oy Mikkelin Ilmarisenpuiston huomautus 

 
Suunnittelutehtävä ja suunnittelijat  
   
 
 
 

          
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

Kunta on kuullut naapureita. Naapurilla (491-5-33-1) on ollut seuraavaa huomautettavaa: 
Taloyhtiömme on erittäin huolissaan asiakkaille tarkoitetuista pysäköintipaikoista ja edellyttää Mikkelin 
kaupungin järjestävän liikepaikan toiminnalle tarpeelliset pysäköintipaikat siten, että siitä ei aiheudu 
alueen asukkaille haittaa eikä turvallisuusriskiä. 

 
Päätös 

Myönnetty 
Rakentamislupa (RakL 42 §) myönnetään sijoittamiseen ja toteuttamiseen päätöksen liitteinä olevien 
pääpiirustusten ja selvitysten mukaisesti. 
 

Päätöksen perustelu  
 
 
RAKENTAMISLUVAN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET ASEMAKAAVA-ALUEELLA 
Rakentamisluvan sijoittamisen myöntämisen edellytykset asemakaava-alueella RakL:n 44 §:n 
mukaisesti on, että: 
1) rakentamishanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen;  
2) rakennuskohde soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden, 
korkeatasoisen arkkitehtuurin tai sopusuhtaisuuden vaatimukset;  
3) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen;  
4) vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa aiheuttamatta haittaa ympäristölle;  
5) rakentaminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä vaikeuta naapurikiinteistöjen rakentamista;  
6) luvan myöntäminen ei vaikeuta korttelin muun osan käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen;  
7) luvan hakija hallitsee koko rakennuspaikkaa. 
Jos rakentamisluvan mukainen rakentaminen edellyttää rakennuksen purkamista, rakentamisluvan 
myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, mitä purkamisluvan myöntämisen edellytyksistä säädetään. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hakemuksessa selvittänyt, että RakL:n 44 §:n mukaiset 
luvanmyöntämisen edellytykset täyttyvät ja on toimittanut lupahakemuksen liitteenä tiedot 
massoittelusta ja julkisivusta sekä sijoittumisesta rakennuspaikalle, ajoyhteyden järjestämisestä sekä 
tiedon, mistä kohti rakennuksen on tarkoitus liittyä kunnallistekniikkaan. 

Vastuualue Vastuuhenkilö Suunnittelutehtävän 
vaativuus 

Pääsuunnittelija Korhonen Markku Olavi  
 

Rakennussuunnittelija Laitinen Jani Kristian  
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Rakennushanke on asemakaavan mukainen. Rakennus soveltuu ympäristöön ja maisemaan. 
Rakennuspaikalle on tieyhteys. Vedensaanti ja jätevedet on järjestetty liittymällä kunnallistekniikkaan. 
Rakentaminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä vaikeuta naapurikiinteistöjen rakentamista. Luvan 
myöntäminen ei vaikeuta korttelin muun osan käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen. Luvan hakija 
hallitsee koko rakennuspaikkaa. 
 
 
RAKENTAMISHANKKEET TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET 
Rakentamishankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että rakentamishanke täyttää 29–41 §:ssä 
säädetyt ja niiden nojalla asetetut olennaiset tekniset vaatimukset ottaen huomioon 
rakentamishankkeen vaativuus sekä rakentamishankkeeseen osallistuvat suunnittelijat ja toteuttajat. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hakemuksessa selvittänyt, että edellä olevat luvanmyöntämisen 
edellytykset täyttyvät. 
 
  
 
 

Lupamääräykset  
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: 

vastaava työnjohtaja 
vesi- ja viemäritöiden työnjohtaja 

 
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: 

vesi- ja viemärisuunnitelmat 
ilmanvaihtosuunnitelmat 

 
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: 

töiden aloitus  
loppukatselmus  

 
Muut Lupamääräykset: 

 
TYÖNJOHTAJAT 
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on ennen rakennustyön aloittamista ilmoitettava 
kirjallisesti Lupapiste- asiointipalvelussa rakennusvalvontaviranomaiselle vastaava 
työnjohtaja ja ennen kyseisen erityisalan rakennustöiden alkamista, kuka erityisalan 
työnjohtaja on. Ilmoitukseen on liitettävä kirjallinen suostumus / työnjohtaja on 
kirjautuneena sähköisessä ilmoituksessa, jossa vastaava työnjohtaja tai erityisalan 
työnjohtaja sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan rakennustyötä. Ilmoitukseen on 
liitettävä pätevyyksiä myöntävän toimielimen todistus tai RakL 195 §:n mukaisesti ajalla 
1.1.2025–1.1.2027 aikana jätetyissä työnjohtajan ilmoituksissa selvitys 
rakennusvalvontaviranomaisten 1.1.2020–31.12.2024 välisenä aikana antamasta 
hyväksynnästä vastaavissa tehtävissä sekä vaativuusluokan että rakentamishankkeen 
käyttötarkoituksen osalta. 
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava kirjallisesti Lupapiste -
asiointipalvelussa rakennusvalvontaviranomaiselle vastaavan työnjohtajan tai erityisalan 
työnjohtajan vaihtumisesta kesken rakentamishankkeen. 
 
ILMOITUS TÖIDEN ALOITTAMISESTA 
Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus 
rakennusvalvontaviranomaiselle (RakL 108 §) Lupapisteen rakentamisen välilehdellä: 
ilmoitus aloitusvalmiudesta. 
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Ennen aloittamisilmoitusta: 1) lupapäätöksen tulee olla lainvoimainen, ellei aloitusta 
ennen lainvoimaisuutta ole myönnetty lupapäätöksessä; 2) lupapäätöksessä vaaditut 
työnjohtajat tulee olla nimetty ja rakennusvalvonnassa hyväksytty ja 3) lupapäätöksessä 
vaaditut erityissuunnitelmat tulee olla lisätty Lupapisteeseen ennen ko. työvaiheen 
aloittamista. 
 
RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN  
Lupapäätöksessä edellytetty rakennuksen paikan merkitseminen tulee tilata ennen 
rakennustyön aloittamista. Mikäli luvassa hyväksytty korkeusasema muuttuu 
rakennuspaikan maastoon merkitsemisen jälkeen, sille on saatava 
rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä. Lupapäätöksessä edellytetty 
sijaintikatselmus tulee tilata rakennuksen perustustyön tai sitä vastaavan 
rakennusvaiheen valmistuttua. 
Asemakaava-alueilla paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus tilataan Maankäyttö- ja 
kaupunkirakenne -yksiköstä puhelimitse tai sähköpostilla 044 794 2536/ 
sami.piipponen(@)mikkeli.fi.  
 
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA 
Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
on laadittu rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen pohjautuen, 
kosteudenhallinnasta vastaavat henkilöt on nimetty ja kosteudenhallintasuunnitelma 
tallennettu Lupapisteen liitteisiin ennen rakennustyön aloittamista.  
 
ERITYISSUUNNITTELIJOIDEN ILMOITTAMINEN JA KELPOISUUS 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄSSÄ 
Muut erityissuunnittelijat on ilmoitettava ja hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen 
erityissuunnitelmien toimittamista Lupapiste -asiointipalvelun osapuolet -välilehdellä. Jos 
erityissuunnitelman laatimiseen on osallistunut useampi kuin yksi erityissuunnittelija, 
rakentamishankkeeseen ryhtyvän on nimettävä yksi heistä tämän erityisalan 
kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnittelijaksi. 
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on ennen erityissuunnitelmien laatimista ilmoitettava 
kirjallisesti Lupapiste- asiointipalvelussa rakennusvalvontaviranomaiselle muut 
erityissuunnittelijat. Ilmoitukseen on liitettävä suunnittelijan kirjallinen suostumus 
tehtävään/ suunnittelija on kirjautuneena Lupapisteen asiointipalvelussa. Ilmoitukseen 
on liitettävä pätevyyksiä myöntävän toimielimen todistus tai RakL 195 §:n mukaisesti 
ajalla 1.1.2025–1.1.2027 aikana jätetyissä ilmoituksissa selvitys 
rakennusvalvontaviranomaisten 1.1.2020–31.12.2024 välisenä aikana antamasta 
hyväksynnästä vastaavissa tehtävissä sekä vaativuusluokan että rakentamishankkeen 
käyttötarkoituksen osalta.  
 
ERITYISSUUNNITELMIEN TOIMITTAMINEN 
Erityissuunnitelmat tulee toimittaa Lupapisteeseen hyvissä ajoin ennen ko. 
rakennusvaiheen aloittamista. Lupapisteessä erityissuunnitelmien sisältötiedot on 
tarkennettava lupapistepalvelun asiakirjatietoihin. Sisältö -kenttään tulee lisätä nimiössä 
oleva piirustuksen sisältö -kentässä oleva tieto. Vastuu erityissuunnitelmien 
vaatimuksenmukaisuudesta on suunnitelmien laatijalla. Vastaava rakennesuunnittelija 
todentaa allekirjoituksellaan rakennesuunnitelmien vaatimustenmukaisuuden. 
Ennen loppukatselmusta Lupapisteeseen tulee tallentaa rakennuskohteen toteutusta 
vastaavat rakennussuunnitelmat 
 
TARKASTUSASIAKIRJAT 
Rakentamisluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden 
vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä 
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tarkastukset ajantasaisesti rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan on 
merkittävä myös perusteltu huomautus, jos rakennustyössä poiketaan rakentamista 
koskevista säännöksistä.   
Rakennustyön, KVV- ja IV-töiden tarkastusasiakirjoina käytetään Lupapisteen sähköisiä 
tarkistusasiakirjoja, jonka rakennusvalvonta avaa pyynnöstä LVI-töiden 
tarkistusasiakirjan täytettäväksi.  
Tarkastusasiakirjat on esitettävä viranomaisen suorittamissa tarkastuksissa ja 
katselmuksissa. Valmiit tarkistusasiakirjat tulee olla tallennettuna Lupapisteeseen ennen 
loppukatselmusta.  
Jätevesijärjestelmän ja siihen liittyvien järjestelmien käyttö- ja huolto-ohje tulee liittää 
rakennuksen varsinaiseen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.  
 
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS  
Vastaavien työnjohtajien tulee ennen rakennuksen osittaista loppukatselmusta / 
loppukatselmusta varmentaa tarkastusasiakirjaan, että käytetyt rakennustuotteet ovat 
turvallisia ja terveellisiä sekä ominaisuuksiltaan sellaisia, että rakennuskohde 
asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää tässä laissa säädetyt olennaiset 
tekniset vaatimukset tavanomaisella tavalla kunnossapidettynä taloudellisesti 
perustellun käyttöiän ajan sekä käytetyt tuotteet ovat rakenteiden lujuuden ja vakauden 
kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja ovat CE-merkittyjä, tyyppihyväksyttyjä, 
varmennustodistuksen, valmistuksen laadunvalvonnan, muun vapaaehtoisen 
sertifikaatin tai vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvän sertifikaatin mukaisia. 
 
KATSELMUSTEN TILAAMINEN 
Vastaava työnjohtaja tilaa viranomaiskatselmukset alueen vastaavalta 
rakennustarkastajalta sähköpostilla tai puhelimitse. Katselmukset tulee tilata hyvissä 
ajoin (noin kaksi viikkoa) ennen toivottua katselmusajankohtaa. Vastaavan työnjohtajan 
on oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava 
läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen 
liittyvän asian selvittämisessä. 
 
PIHAN KORKEUSASEMA JA HULEVEDET 
Piha-alueen rakentamisessa tulee huomioida, että suunnitellut katualueen rajan 
korkeudet sopeutuvat rakennettavan kiinteistön piha-alueen korkeussuhteisiin. Liittymän 
rakentamisesta vastaa kiinteistön haltija.  
Kiinteistön hulevesijärjestelmän suunnittelussa on huomioitava, että ensisijainen 
ratkaisu hulevesien poisjohtamiseksi on niiden viivyttäminen ja/tai imeyttäminen 
kiinteistöllä ennen niiden johtamista hulevesiverkostoon. Hulevedet on käsiteltävä 
omalla tontilla siten, että vesien valumisesta ei aiheudu huomattavaa haittaa naapurille 
(RakL 138 §). 
Erillinen pintavesisuunnitelma tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen pihatöiden 
aloittamista. 
 
SÄHKÖTARKASTUS 
Sähkötarkastuspöytäkirja on tallennettava Lupapisteen liitteisiin ennen 
käyttöönottokatselmusta. 
 
OSITTAINEN LOPPUKATSELMUS / KÄYTTÖÖNOTTO  
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on viranomaisen 
suorittamassa osittaisessa loppukatselmuksessa tai loppukatselmuksessa käyttöön 
hyväksytty. Ennen käyttöönotto / osittaista loppukatselmusta tulee luvassa edellytetyt 
tarkistus- ja mittauspöytäkirjat tallentaa Lupapisteeseen ja rakennustyön sekä LVI-
töiden tarkistusasiakirjat olla ajantasaisesti täytetty, käyttö- ja huolto-ohje laadittu ja 
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toteutusta vastaavat suunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan. 
 
LOPPUKATSELMUS 
Loppukatselmus tulee suorittaa luvan voimassaolon aikana ja se tulee tilata luvan 
valmistelleelta tai alueen vastaavalta rakennustarkastajalta hyvissä ajoin (noin 2 viikkoa) 
ennen toivottua katselmusajankohtaa sähköpostilla tai puhelimitse. 
Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakentamishankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut 
rakennusvalvontaviranomaiselle, että RakL 122 §:n 2 momentin mukaiset toimenpiteet 
on suoritettu. Ennen loppukatselmuksen tilaamista, kaikki lupaehtoina vaaditut asiakirjat 
tulee olla lisätty Lupapisteeseen. 
  
 

 
 
Toimivallan peruste 

Mikkelin kaupungin hallintosääntö 34 §: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii lupa- ja 
valvontajaosto. 
Mikkelin asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 5.4 §: RakL:n mukaisen 
toimivallan siirtäminen viranhaltijoille. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 

RakL 42 § rakentamislupa, RakL 43 § rakentamisluvan myöntäminen,  RakL 44 § sijoittamisen 
edellytykset asemakaava-alueella, RakL 48 § rakentamishankkeen toteuttamisen edellytykset. 
RakL 4. luku rakentamiselle asetettavat vaatimukset, RakL 29 § rakentamiselle asetettavat 
vaatimukset, RakL 31 § rakenteiden lujuus ja vakaus, RakL 32 § paloturvallisuus. 
 
 

Valmistelija 
            Jussi Törrönen, rakennustarkastaja 

            
 
Päättäjä 

Jussi Törrönen, rakennustarkastaja 
 
Päätös on allekirjoitettu sähköisesti 
19.05.2026 
 

Päätöksen tiedoksianto  
Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella 19.05.2026, jolloin se katsotaan tulleen 
tiedoksi seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. 
 
Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi saamisesta. 

         
Päätös toimitetaan hakijalle lisäksi sähköiseen asiointipalveluun. 

 
Luvan voimassaolo Työt saa aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen, ellei ole myönnetty lupaa aloittaa työt ennen 

lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupa raukeaa, jollei töitä ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu 
loppuun viidessä vuodessa. Viranomainen voi erillisestä hakemuksesta myöntää päätöksellään luvan 
voimassaololle jatkoaikaa. 

 
Lupamaksut 

Päätöksestä veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu. 
Lasku lähetetään erikseen hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. 
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Päätöksen tiedoksianto 
Päätös toimitetaan Lupapisteen päätökset-välilehdelle. 
 
 

 
 

. 
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Rakennuspaikka 

491-1-1004-2 
Pinta-ala 5360.0  
 
Maaherrankatu 13-15 
50100 MIKKELI 
 
Kaava Asemakaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus C Keskustoimintojen korttelialue 
Kaavanmukainen rakennusoikeus 0.0 k-m2 
 
Kerrosalat: 
Rakennettu 0.0 k-m2 
Vireillä 0.0 k-m2 
   
 

Toimenpide Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen 
 
Kahvilan muuttaminen myymäläksi  
 
Muu muutostyö 
Luvan rakennus PRT Käyttötarkoitus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 
1 100421151Y Kauppakeskukset ja 

liike- ja tavaratalot 
9120.0 6290.0 62800.0 

 
 
Vaativuusluokka: Tavanomainen 
 

 
Hakemuksen liitteet 

Asemapiirros 
Leikkauspiirustus: Leikkauspiirustus C-C 
Pohjapiirustus: Pohjapiirustus 1. kerros 
Todistus hallintaoikeudesta 
Ote kiinteistörekisteristä: Karttaote 
Todistus hallintaoikeudesta: Jäljennös myönnetyistä lainhuudoista 
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä: kaupparekisteriote 

 
Suunnittelutehtävä ja suunnittelijat  
   
 
 
 

Vastuualue Vastuuhenkilö Suunnittelutehtävän 
vaativuus 

Pääsuunnittelija Tuhkanen Timo Jukka  
 

Rakennussuunnittelija Tuhkanen Timo Jukka  
 

Pääsuunnittelija Tuhkanen Timo Jukka  
 

Rakennussuunnittelija Tuhkanen Timo Jukka  
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Lisäselvitykset ja poikkeukset 
Haetaan lupaa aloittaa rakennustyöt ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta. Perusteluna on 
muutostyön valmiiksi saattaminen ennen kesäkauden sesonkia, jotta rakennustöistä aiheutuneet haitat 
kauppakeskuksen muille liiketiloille jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. 

 
Päätös 

Myönnetty aloitusoikeudella 
Rakentamislupa (RakL 42 §) myönnetään toteuttamiseen päätöksen liitteinä olevien pääpiirustusten ja 
selvitysten mukaisesti. 
Tällä päätöksellä myönnetään lupa rakennustöiden aloittamiseen ilman vakuutta (RakL 78 §). 
Perusteluna rakennustöiden aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta on muutostyön valmiiksi 
saattaminen ennen kesäkauden sesonkia, jotta rakennustöistä aiheutuneet haitat kauppakeskuksen 
muille liiketiloille jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. 
Perusteluna lupa aloittamiseen ilman vakuutta on, että sisäinen muutostyö on merkitykseltään 
vähäinen ja kiinteistön sisäinen rakennustyö. 
 
 

Päätöksen perustelu  
 
 
RAKENTAMISHANKKEET TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET 
Rakentamishankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että rakentamishanke täyttää 29–41 §:ssä 
säädetyt ja niiden nojalla asetetut olennaiset tekniset vaatimukset ottaen huomioon 
rakentamishankkeen vaativuus sekä rakentamishankkeeseen osallistuvat suunnittelijat ja toteuttajat. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hakemuksessa selvittänyt, että edellä olevat luvanmyöntämisen 
edellytykset täyttyvät. 
 
  
 
 

Lupamääräykset  
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: 

vastaava työnjohtaja 
ilmanvaihtotöiden työnjohtaja 

 
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: 

vesi- ja viemärisuunnitelmat 
ilmanvaihtosuunnitelmat 

 
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: 

töiden aloitus  
loppukatselmus  

 
Muut Lupamääräykset: 

 
TYÖNJOHTAJAT 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee nimetä Lupapisteen rakentamisen välilehdellä 
vastaavat työnjohtajat. Työnjohtajahakemukset ja -ilmoitukset tulee toimittaa sähköisesti 
Lupapisteeseen. Luvanhakijan tai hänen valtuuttamasta henkilön tulee olla sähköisellä 
työnjohtajan hakemuksella / ilmoituksella kirjautuneena.  
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ILMOITUS TÖIDEN ALOITTAMISESTA 
Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus 
rakennusvalvontaviranomaiselle (MRL 149 c §) Lupapisteen rakentamisen välilehdellä: 
ilmoitus aloitusvalmiudesta. 
Ennen aloittamisilmoitusta 
- lupapäätöksen tulee olla lainvoimainen, ellei aloitusta ennen lainvoimaisuutta ole 
myönnetty lupapäätöksessä 
- lupapäätöksessä vaaditut työnjohtajat tulee olla nimetty ja rakennusvalvonnassa 
hyväksytty 
- lupapäätöksessä vaaditut erityissuunnitelmat tulee olla lisätty Lupapisteeseen ennen 
ko. työvaiheen aloittamista. 
 
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA 
Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
on laadittu rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen pohjautuen, 
kosteudenhallinnasta vastaavat henkilöt on nimetty ja kosteudenhallintasuunnitelma 
tallennettu Lupapisteen liitteisiin ennen rakennustyön aloittamista.  
 
ERITYISSUUNNITTELIJOIDEN ILMOITTAMINEN JA KELPOISUUS 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄSSÄ 
Erityissuunnittelijat on ilmoitettava ja hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen 
erityissuunnitelmien toimittamista Lupapisteen Osapuolet -osiossa. 
Suunnittelijatiedoissa tulee olla mukana tutkintotodistus ja CV sekä riittävä selvitys 
suunnittelijan kokemuksesta ja näytöistä asianomaisella suunnittelualalla. 
 
ERITYISSUUNNITELMIEN TOIMITTAMINEN 
Erityissuunnitelmat tulee toimittaa sähköisesti Lupapisteeseen hyvissä ajoin ennen ko. 
rakennusvaiheen aloittamista.  
Lupapisteessä erityissuunnitelmien tiedot on tarkennettava lupapistepalvelun 
asiakirjatietoihin. Sisältö -kenttään tulee lisätä nimiössä oleva piirustuksen sisältö -
kentässä oleva tieto. Rakennusvalvonnassa erityissuunnitelmat arkistoidaan 
sähköisesti, erityissuunnitelmia ei tarkisteta eikä leimata.  
Vastuu erityissuunnitelmien vaatimuksenmukaisuudesta on suunnitelmien laatijalla.  
Vastaava rakennesuunnittelija todentaa allekirjoituksellaan rakennesuunnitelmien 
vaatimustenmukaisuuden.  
 
TARKASTUSASIAKIRJAT 
Rakennustyön aikana työnjohtajat täyttävät tarkastusasiakirjaa. Rakennustyön, KVV- ja 
IV-töiden tarkastusasiakirjoina käytetään Lupapisteen sähköistä tarkastusasiakirjaa, 
jotka pidetään rakennushankkeen edistymisen mukaan ajan tasalla. Pyydä tarvittaessa 
rakennusvalvontaa avaamaan LVI-töiden tarkastusasiakirjan täytettäväksi. 
Tarkastusasiakirjat on esitettävä katselmuksissa ja rakennustöiden tarkastusasiakirjan 
yhteenvetosivu tallennetaan Lupapisteeseen ennen loppukatselmusta. 
 
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS  
Vastaavien työnjohtajien tulee ennen rakennuksen osittaista loppukatselmusta / 
loppukatselmusta varmentaa tarkastusasiakirjaan, että käytetyt rakennustuotteet ovat 
hyväksyttyjä ja kohteeseen soveltuvia.  
 
KATSELMUSTEN TILAAMINEN 
Vastaava työnjohtaja tilaa viranomaiskatselmukset lupahakemuksen valmistelijalta tai 
alueen vastaavalta rakennustarkastajalta sähköpostilla tai puhelimitse. Katselmukset 
tulee tilata hyvissä ajoin (noin kaksi viikkoa) ennen toivottua katselmusajankohtaa. 
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Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on 
oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava 
läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen 
liittyvän asian selvittämisessä.  
 
SÄHKÖTARKASTUS 
Sähkötarkastuspöytäkirja on tallennettava Lupapisteen liitteisiin ennen 
käyttöönottokatselmusta. 
 
PALOTURVALLISUUS 
merkki- ja turvavalaistussuunnitelma päivitettävä 
paloilmoitinkaavio päivitettävä 
Sprinkler kaavio ja suunnitelma päivitettävä 
 
LOPPUKATSELMUS 
Loppukatselmus tulee tilata rakennusvalvonnasta luvan voimassaoloaikana. Luvan 
voimassaolon jatkoaikaa tulee hakea luvan voimassaoloaikana Lupapisteen kautta 
sähköisesti. 
 
 

 
 
Toimivallan peruste 

Mikkelin kaupungin hallintosääntö 34 §: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii lupa- ja 
valvontajaosto. 
Mikkelin asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 5.4 §: RakL:n mukaisen 
toimivallan siirtäminen viranhaltijoille. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 

RakL 42 § rakentamislupa, RakL 43 § rakentamisluvan myöntäminen, RakL 48 § rakentamishankkeen 
toteuttamisen edellytykset. 
 
 

Valmistelija 
            Jussi Törrönen, rakennustarkastaja 

            
 
Päättäjä 

Jussi Törrönen, rakennustarkastaja 
 
Päätös on allekirjoitettu sähköisesti 
19.05.2026 
 

Päätöksen tiedoksianto  
Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella 19.05.2026, jolloin se katsotaan tulleen 
tiedoksi seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. 
 
Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi saamisesta. 

         
Päätös toimitetaan hakijalle lisäksi sähköiseen asiointipalveluun. 

 
Luvan voimassaolo Työt saa aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen, ellei ole myönnetty lupaa aloittaa työt ennen 

lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupa raukeaa, jollei töitä ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu 
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loppuun viidessä vuodessa. Viranomainen voi erillisestä hakemuksesta myöntää päätöksellään luvan 
voimassaololle jatkoaikaa. 

 
Lupamaksut 

Päätöksestä veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu. 
Lasku lähetetään erikseen hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. 
 

Päätöksen tiedoksianto 
Päätös toimitetaan Lupapisteen päätökset-välilehdelle. 
 
 

 
 

. 
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Rakennuspaikka 

491-411-38-67 
Pinta-ala 4550.0  
 
Mesiäniementie 18 
50200 MIKKELI 
 
Kaava Asemakaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus  
Kaavanmukainen rakennusoikeus 0.0 k-m2 
 
Kerrosalat: 
Rakennettu 0.0 k-m2 
Vireillä 0.0 k-m2 
   
 

Toimenpide Muu korjaus- ja muutostyö 
 
Umpisäiliön asennus  
 
Uusi rakennus 
Luvan rakennus PRT Käyttötarkoitus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 
1  Osavuotiseen käyttöön 

soveltuvat vapaa-ajan 
asuinrakennukset 

0.0 63.0 0.0 

 
 
Vaativuusluokka: Vähäinen 
 

 
Hakemuksen liitteet 

Asemapiirros 
Jätevesijärjestelmän suunnitelma 
Muu pätevyystodistus 
Ote kiinteistörekisteristä: Karttaote 
Todistus hallintaoikeudesta: Jäljennös myönnetyistä lainhuudoista 

 
Suunnittelutehtävä ja suunnittelijat  
   
 
 
 

          
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

Naapureiden kuuleminen hankkeen sijainnista ja/tai vähäisyydestä johtuen on tarpeetonta (MRL 133 
§/RakL 63,64,65). 

 
Päätös 

Myönnetty 
Rakentamislupa (RakL 42 §) myönnetään sijoittamiseen ja toteuttamiseen liitteinä olevien 
pääpiirustusten ja selvitysten mukaisesti. 

Vastuualue Vastuuhenkilö Suunnittelutehtävän 
vaativuus 
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JV4 kaikki umpisäiliöön 
Jätevesijärjestelmä kytketään painevedelliseen rakennukseen. Kaikki jätevedet johdetaan tiiviiseen 
umpisäiliöön. 
 
 
 

Päätöksen perustelu  
 
 

Lupamääräykset  
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: 

vastaava työnjohtaja 
vesi- ja viemäritöiden työnjohtaja 

 
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: 

töiden aloitus  
loppukatselmus  
Käyttö- ja huolto-ohje  
LVI-töiden tarkastusasiakirja  

 
Muut Lupamääräykset: 

 
TYÖNJOHTAJAT 
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on ennen rakennustyön aloittamista ilmoitettava 
kirjallisesti Lupapiste- asiointipalvelussa rakennusvalvontaviranomaiselle vastaava 
työnjohtaja ja ennen kyseisen erityisalan rakennustöiden alkamista, kuka erityisalan 
työnjohtaja on. Ilmoitukseen on liitettävä kirjallinen suostumus / työnjohtaja on 
kirjautuneena sähköisessä ilmoituksessa, jossa vastaava työnjohtaja tai erityisalan 
työnjohtaja sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan rakennustyötä. Ilmoitukseen on 
liitettävä pätevyyksiä myöntävän toimielimen todistus tai RakL 195 §:n mukaisesti ajalla 
1.1.2025–1.1.2027 aikana jätetyissä työnjohtajan ilmoituksissa selvitys 
rakennusvalvontaviranomaisten 1.1.2020–31.12.2024 välisenä aikana antamasta 
hyväksynnästä vastaavissa tehtävissä sekä vaativuusluokan että rakentamishankkeen 
käyttötarkoituksen osalta. 
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava kirjallisesti Lupapiste -
asiointipalvelussa rakennusvalvontaviranomaiselle vastaavan työnjohtajan tai erityisalan 
työnjohtajan vaihtumisesta kesken rakentamishankkeen. 
 
ILMOITUS TÖIDEN ALOITTAMISESTA 
Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus 
rakennusvalvontaviranomaiselle (RakL 108 §) Lupapisteen rakentamisen välilehdellä: 
ilmoitus aloitusvalmiudesta. 
Ennen aloittamisilmoitusta: 1) lupapäätöksen tulee olla lainvoimainen, ellei aloitusta 
ennen lainvoimaisuutta ole myönnetty lupapäätöksessä; 2) lupapäätöksessä vaaditut 
työnjohtajat tulee olla nimetty ja rakennusvalvonnassa hyväksytty ja 3) lupapäätöksessä 
vaaditut erityissuunnitelmat tulee olla lisätty Lupapisteeseen ennen ko. työvaiheen 
aloittamista. 
 
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 
Jätevesijärjestelmän ja siihen liittyvien järjestelmien käyttö- ja huolto-ohje tulee liittää 
rakennuksen varsinaiseen käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Rakennukselle on laadittava 
konekielisesti luettava käyttö- ja huolto-ohje (RakL 139 §).  
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TARKASTUSASIAKIRJAT 
Rakentamisluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden 
vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä 
tarkastukset ajantasaisesti rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan on 
merkittävä myös perusteltu huomautus, jos rakennustyössä poiketaan rakentamista 
koskevista säännöksistä.   
Rakennustyön, KVV- ja IV-töiden tarkastusasiakirjoina käytetään Lupapisteen sähköisiä 
tarkistusasiakirjoja, jonka rakennusvalvonta avaa pyynnöstä LVI-töiden 
tarkistusasiakirjan täytettäväksi.  
Tarkastusasiakirjat on esitettävä viranomaisen suorittamissa tarkastuksissa ja 
katselmuksissa. Valmiit tarkistusasiakirjat tulee olla tallennettuna Lupapisteeseen ennen 
loppukatselmusta.  
 
KATSELMUSTEN TILAAMINEN 
Vastaava työnjohtaja tilaa viranomaiskatselmukset alueen vastaavalta 
rakennustarkastajalta sähköpostilla tai puhelimitse. Katselmukset tulee tilata hyvissä 
ajoin (noin kaksi viikkoa) ennen toivottua katselmusajankohtaa. Rakennushankkeeseen 
ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä 
katselmuksessa.  
Vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan 
työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan 
jonkin katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä. 
 
ILMOITUS RAKENNUSTÖIDEN VALMISTUMISESTA (kun viranomaisen paikan päällä 
suorittamaa loppukatselmusta ei tarvita)  
Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakentamishankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut 
rakennusvalvontaviranomaiselle RakL 122 §:n 2 momentin mukaisesti 
loppukatselmusvalmiudesta. Loppukatselmus tilataan lvi-tarkastajalta. Lupaehdoissa 
vaaditut asiakirjat tulee olla lisättynä Lupapisteeseen. Lupapisteeseen tulee lisätä 
liitteeksi yksi tiedosto, jossa on valokuva/valokuvia suoritetusta toimenpiteestä. 
Rakennusvalvonnan arvioinnin perusteella loppukatselmus voidaan suorittaa 
asiakirjojen perusteella ilman paikan päällä käyntiä. 
 
LOPPUKATSELMUS 
Loppukatselmus tilataan rakennusvalvonnasta luvan voimassaoloaikana. Luvan 
voimassaolon jatkoaikaa tulee hakea luvan voimassaoloaikana Lupapisteen kautta 
sähköisesti. 
Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakentamishankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut 
rakennusvalvontaviranomaiselle, että RakL 122 §:n 2 momentin mukaiset toimenpiteet 
on suoritettu. 
 
Rekistereissä on kiinteistöllä kaksi rakennusta. Varmistettava rakennusvalvonnan 
vaihteesta tarvitseeko keskimmäinen rakennus lisätä rekistereihin RH1 lomakkeella. 

 

 
 
Toimivallan peruste 

Mikkelin kaupungin hallintosääntö 34 §: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii lupa- ja 
valvontajaosto. 
Mikkelin asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 5.4 §: RakL:n mukaisen 
toimivallan siirtäminen viranhaltijoille. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 
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RakL 42 § rakentamislupa, RakL 43 § rakentamisluvan myöntäminen,  RakL 45 § sijoittamisen 
edellytykset muualla kuin asemakaava-alueella, RakL 48 § rakentamishankkeen toteuttamisen 
edellytykset 
 
Valtioneuvoston asetus 
talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017 
 
Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, Ympäristösuojelulaki, 16 
luku 
 
 

Valmistelija 
            Petri Sajaniemi, LVI-tarkastaja 

            
 
Päättäjä 

Petri Sajaniemi, lvi-tarkastaja 
 
Päätös on allekirjoitettu sähköisesti 
19.05.2026 
 

Päätöksen tiedoksianto  
Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella 19.05.2026, jolloin se katsotaan tulleen 
tiedoksi seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. 
 
Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi saamisesta. 

         
Päätös toimitetaan hakijalle lisäksi sähköiseen asiointipalveluun. 

 
Luvan voimassaolo Työt saa aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen, ellei ole myönnetty lupaa aloittaa työt ennen 

lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupa raukeaa, jollei töitä ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu 
loppuun viidessä vuodessa. Viranomainen voi erillisestä hakemuksesta myöntää päätöksellään luvan 
voimassaololle jatkoaikaa. 

 
Lupamaksut 

Päätöksestä veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu. 
Lasku lähetetään erikseen hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. 
 

Päätöksen tiedoksianto 
Päätös toimitetaan Lupapisteen päätökset-välilehdelle. 
 
 

 
 

. 
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Rakennuspaikka 

491-7-36-15 
Pinta-ala 1186.0  
 
Ihastjärvenkatu 16 
50100 MIKKELI 
 
Kaava Asemakaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus AO 
Kaavanmukainen rakennusoikeus 0.0 k-m2 
 
Kerrosalat: 
Rakennettu 0.0 k-m2 
Vireillä 0.0 k-m2 
   
 

Toimenpide Kooltaan vähintään 30 neliömetriä tai 120 kuutiometriä oleva rakennus 
 
Talousrakennuksen rakentaminen  
 
Uusi rakennus 
Luvan rakennus PRT Käyttötarkoitus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 
1  Talousrakennukset 40.0 40.0 188.0 
 
 
Vaativuusluokka: Vaativa 
 

 
Lausunnot 
             
 

Rakennuslupatyöryhmä 
22.04.2026 

Rakennuslupatyöryhmä 22.4.2026 § 33 
Puolletaan ehdolla, että rakennuksen kattokaltevuus sovitetaan kaavan 
mukaiseksi. 
 
Puolletaan ehdolla. 

 
Hakemuksen liitteet 

Asemapiirros 
Todistus hallintaoikeudesta: Vuokraoikeustodistus 
Kosteudenhallintaselvitys 
Muu pääpiirustus: Yhdistelmäpiirros 
Ote kiinteistörekisteristä: Kiinteistörekisterin karttaote 
Tonttikartta 
Lausunto: Rakennuslupatyöryhmä 
Naapurin kuuleminen 

 
Suunnittelutehtävä ja suunnittelijat  
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Lisäselvitykset ja poikkeukset 

Kaavaan merkityn rakennusalueen vähäinen ylitys yhtenäisen vanhan pihapiirin säilyttämiseksi. 
Naapurit on kuultu hakijan toimesta (HL 34 §/RakL 63-65 §), joten viranomaisen toimesta kuuleminen 
on tarpeeton.  
Kuulemisen johdosta ei ole jätetty huomautuksia. 

 
Päätös 

Myönnetty 
Rakentamislupa (RakL 42 §) myönnetään sijoittamiseen ja toteuttamiseen päätöksen liitteinä olevien 
pääpiirustusten ja selvitysten mukaisesti. 
Seuraavat poikkeamat hyväksytään tämän lupapäätöksen yhteydessä RakL 59 §:n mukaisena 
vähäisenä poikkeamisena:  
Rakennuksen sijoittuminen osittain rakennusalueen ulkopuolelle. 
 

Päätöksen perustelu  
 
 
RAKENTAMISLUVAN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET ASEMAKAAVA-ALUEELLA 
Rakentamisluvan sijoittamisen myöntämisen edellytykset asemakaava-alueella RakL:n 44 §:n 
mukaisesti on, että: 
1) rakentamishanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen;  
2) rakennuskohde soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden, 
korkeatasoisen arkkitehtuurin tai sopusuhtaisuuden vaatimukset;  
3) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen;  
4) vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa aiheuttamatta haittaa ympäristölle;  
5) rakentaminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä vaikeuta naapurikiinteistöjen rakentamista;  
6) luvan myöntäminen ei vaikeuta korttelin muun osan käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen;  
7) luvan hakija hallitsee koko rakennuspaikkaa. 
Jos rakentamisluvan mukainen rakentaminen edellyttää rakennuksen purkamista, rakentamisluvan 
myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, mitä purkamisluvan myöntämisen edellytyksistä säädetään.) 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hakemuksessa selvittänyt, että RakL:n 44 §:n mukaiset 
luvanmyöntämisen edellytykset täyttyvät ja on toimittanut lupahakemuksen liitteenä tiedot 
massoittelusta ja julkisivusta sekä sijoittumisesta rakennuspaikalle, ajoyhteyden järjestämisestä sekä 
tiedon, mistä kohti rakennuksen on tarkoitus liittyä kunnallistekniikkaan. 
Rakennus sijoittuu osin rakennusalueen ulkopuolelle. Vähäisenä poikkeama on myönnettävissä. 
Rakennus soveltuu ympäristöön ja maisemaan. Rakennuspaikalle on tieyhteys. Vedensaanti ja 
jätevedet on järjestetty liittymällä kunnallistekniikkaan. Rakentaminen ei aiheuta haittaa naapureille 
eikä vaikeuta naapurikiinteistöjen rakentamista. Luvan myöntäminen ei vaikeuta korttelin muun osan 
käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen. Luvan hakija hallitsee koko rakennuspaikkaa. 
 
 
RAKENTAMISHANKKEET TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET 
Rakentamishankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että rakentamishanke täyttää 29–41 §:ssä 
säädetyt ja niiden nojalla asetetut olennaiset tekniset vaatimukset ottaen huomioon 
rakentamishankkeen vaativuus sekä rakentamishankkeeseen osallistuvat suunnittelijat ja toteuttajat. 

Vastuualue Vastuuhenkilö Suunnittelutehtävän 
vaativuus 

Pääsuunnittelija Riepponen Tapio  
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Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hakemuksessa selvittänyt, että edellä olevat luvanmyöntämisen 
edellytykset täyttyvät. 
 
  
 
 

Lupamääräykset  
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: 

vastaava työnjohtaja 
 
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: 

salaojasuunnitelma 
vesi- ja viemärisuunnitelmat 
ilmanvaihtosuunnitelmat 

 
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: 

töiden aloitus  
loppukatselmus  

 
 

 
Toimivallan peruste 

Mikkelin kaupungin hallintosääntö 34 §: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii lupa- ja 
valvontajaosto. 
Mikkelin asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 5.4 §: RakL:n mukaisen 
toimivallan siirtäminen viranhaltijoille. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 

RakL 42 § rakentamislupa, RakL 43 § rakentamisluvan myöntäminen,  RakL 44 § sijoittamisen 
edellytykset asemakaava-alueella, RakL 48 § rakentamishankkeen toteuttamisen edellytykset. 
Rakl 59 § lupa vähäiseen poikkeamiseen rakentamisluvan yhteydessä. 
RakL 4. luku rakentamiselle asetettavat vaatimukset, RakL 29 § rakentamiselle asetettavat 
vaatimukset. 
 
 

Valmistelija 
            Jussi Törrönen, rakennustarkastaja 

            
 
Päättäjä 

Jussi Törrönen, rakennustarkastaja 
 
Päätös on allekirjoitettu sähköisesti 
19.05.2026 
 

Päätöksen tiedoksianto  
Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella 19.05.2026, jolloin se katsotaan tulleen 
tiedoksi seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. 
 
Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi saamisesta. 

         
Päätös toimitetaan hakijalle lisäksi sähköiseen asiointipalveluun. 
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Luvan voimassaolo Työt saa aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen, ellei ole myönnetty lupaa aloittaa työt ennen 

lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupa raukeaa, jollei töitä ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu 
loppuun viidessä vuodessa. Viranomainen voi erillisestä hakemuksesta myöntää päätöksellään luvan 
voimassaololle jatkoaikaa. 

 
Lupamaksut 

Päätöksestä veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu. 
Lasku lähetetään erikseen hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. 
 

Päätöksen tiedoksianto 
Päätös toimitetaan Lupapisteen päätökset-välilehdelle. 
 
 

 
 

. 
  
 



 
Mikkelin kaupunki 
 
Rakennusvalvonta 
Viranhaltijapäätösote 
 

Rakentamislupa sijoittamiseen ja toteuttamiseen 
Lupatunnus 2026-159 
19.05.2026 

1 
 

 
 
 
Rakennuspaikka 

491-561-4-16-M607 
Pinta-ala 0.0  
 
Haapialantie 60f 
52360 SOMEENJÄRVI 
 
Kaava Yleiskaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus RA 
Kaavanmukainen rakennusoikeus 160.0 k-m2 
 
Kerrosalat: 
Rakennettu 0.0 k-m2 
Vireillä 29.0 k-m2 
   
 

Toimenpide Uusi rakennus 
 
Vapaa-ajan asunnon ja jätevesijärjestelmän rakentaminen  
 
Uusi rakennus 
Luvan rakennus PRT Käyttötarkoitus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 
1  Osavuotiseen käyttöön 

soveltuvat vapaa-ajan 
asuinrakennukset 

29.0 29.0 90.0 

2  Osavuotiseen käyttöön 
soveltuvat vapaa-ajan 
asuinrakennukset 

29.0 29.0 90.0 

 
 
Vaativuusluokka: Tavanomainen 
 

 
Hakemuksen liitteet 

Asemapiirros 
Julkisivupiirustus 
Leikkauspiirustus 
Pohjapiirustus 
Jätevesijärjestelmän suunnitelma 
Todistus hallintaoikeudesta 
Kosteudenhallintaselvitys 
Karttaote 
Jätevesijärjestelmän suunnitelma: Rakennustapaselostus 

 
Suunnittelutehtävä ja suunnittelijat  
   
 
 
 

Vastuualue Vastuuhenkilö Suunnittelutehtävän 
vaativuus 

Pääsuunnittelija Paasonen Kari Antero Tavanomainen 
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Lisäselvitykset ja poikkeukset 
 
Poikkeamispäätös, päätös (2026-81) on annettu (24.3.2026) rakennusjärjestyksen mukaisesta 
rantaetäisyyden poikkeamisesta. 
Naapurit on kuultu poikkeusluvan yhteydessä  (RakL 63-65 §), joten viranomaisen toimesta 
kuuleminen on tarpeeton. Kuulemisen johdosta ei ole jätetty huomautuksia. 

 
Päätös 

Myönnetty 
Rakentamislupa (RakL 42 §) myönnetään sijoittamiseen ja toteuttamiseen vapaa-ajan asunnon ja 
jätevesijärjestelmän rakentamiseen päätöksen liitteinä olevien pääpiirustusten ja selvitysten 
mukaisesti. 
 
Jätevesi / pil. herkkä 
Jätevesijärjestelmän käsittelytaso: pilaantumiselle herkkien alueiden puhdistusvaatimustaso: Vna 
157/2017, YSL 154 - 158 §, Mikkelin seudun Ympäristösuojelumääräykset: Jätevesienkäsittely 
 
JV2 harmaat vedet 
Jätevesien käsittelyjärjestelmä kytketään painevedelliseen rakennukseen, jossa syntyy ja johdetaan 
ympäristöön ainoastaan harmaita jätevesiä. Harmaiden vesien käsittely mitoitettu rakennuksen 
käyttöasteen ja vesikalusteiden määrän perusteella. 
 

Päätöksen perustelu  
 
 
RAKENTAMISHANKKEET TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET 
Rakentamishankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että rakentamishanke täyttää 29–41 §:ssä 
säädetyt ja niiden nojalla asetetut olennaiset tekniset vaatimukset ottaen huomioon 
rakentamishankkeen vaativuus sekä rakentamishankkeeseen osallistuvat suunnittelijat ja toteuttajat. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hakemuksessa selvittänyt, että edellä olevat luvanmyöntämisen 
edellytykset täyttyvät. 
 
 
SIJOITTAMISEN EDELLYTYKSET MUUALLA KUIN ASEMAKAAVA-ALUEELLA 
(Sijoittamisen edellytyksenä alueella, jolla ei ole asemakaavaa RakL 45 §:n mukaisesti on, että:  
1) rakennuspaikka on kooltaan vähintään 1 000 neliömetriä;  
2) rakennuspaikalla ei ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa;  
3) rakennukset voidaan sijoittaa vähintään neljän metrin etäisyydelle kiinteistön rajasta. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hakemuksessa selvittänyt, että RakL 45 §:n mukaiset 
luvanmyöntämisen edellytykset täyttyvät ja on toimittanut lupahakemuksen liitteenä tiedot 
massoittelusta ja julkisivusta sekä sijoittumisesta rakennuspaikalle, ajoyhteyden järjestämisestä.  
Rakennuspaikka on kooltaan: 10000 m2 
Rakennuspaikalla ei ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa.  
Rakennus sijoittuu rajasta yli 4 m etäisyydelle eikä sijoitu tiealueen suoja tai näkemä alueelle. 
 
ERITYSSUUNNITELMAT 
Erityissuunnitelmat edellytetään toimitettavaksi rakennusvalvontaan ennen kyseisten työvaiheiden 
aloittamista, että voidaan varmistua rakennuksen toteuttamisesta terveellisesti ja turvallisesti. 
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Lupamääräykset  
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: 

vastaava työnjohtaja 
vesi- ja viemäritöiden työnjohtaja 

 
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: 

rakennesuunnitelmat 
vesi- ja viemärisuunnitelmat 
ilmanvaihtosuunnitelmat 
savupiippu- ja tulisijasuunnitelma 

 
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: 

töiden aloitus  
rakennuksen paikan merkitseminen  
osittainen loppukatselmus/käyttöönottokatselmus  
LVI-loppukatselmus  
loppukatselmus  

 
Muut Lupamääräykset: 

 
TYÖNJOHTAJAT 
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on ennen rakennustyön aloittamista ilmoitettava 
kirjallisesti Lupapiste- asiointipalvelussa rakennusvalvontaviranomaiselle vastaava 
työnjohtaja ja ennen kyseisen erityisalan rakennustöiden alkamista, kuka erityisalan 
työnjohtaja on. Ilmoitukseen on liitettävä kirjallinen suostumus / työnjohtaja on 
kirjautuneena sähköisessä ilmoituksessa, jossa vastaava työnjohtaja tai erityisalan 
työnjohtaja sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan rakennustyötä. Ilmoitukseen on 
liitettävä pätevyyksiä myöntävän toimielimen todistus tai RakL 195 §:n mukaisesti ajalla 
1.1.2025–1.1.2027 aikana jätetyissä työnjohtajan ilmoituksissa selvitys 
rakennusvalvontaviranomaisten 1.1.2020–31.12.2024 välisenä aikana antamasta 
hyväksynnästä vastaavissa tehtävissä sekä vaativuusluokan että rakentamishankkeen 
käyttötarkoituksen osalta. 
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava kirjallisesti Lupapiste -
asiointipalvelussa rakennusvalvontaviranomaiselle vastaavan työnjohtajan tai erityisalan 
työnjohtajan vaihtumisesta kesken rakentamishankkeen. 
 
ILMOITUS TÖIDEN ALOITTAMISESTA 
Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus 
rakennusvalvontaviranomaiselle (RakL 108 §) Lupapisteen rakentamisen välilehdellä: 
ilmoitus aloitusvalmiudesta. 
Ennen aloittamisilmoitusta:  
1) lupapäätöksen tulee olla lainvoimainen, ellei aloitusta ennen lainvoimaisuutta ole 
myönnetty lupapäätöksessä;  
2) lupapäätöksessä vaaditut työnjohtajat tulee olla nimetty ja rakennusvalvonnassa 
hyväksytty ja  
3) lupapäätöksessä vaaditut erityissuunnitelmat tulee olla lisätty Lupapisteeseen ennen 
ko. työvaiheen aloittamista. 
 
POIKKEAMISPÄÄTÖS  
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin poikkeamispäätös  on saanut lainvoiman. 
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RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN  
Paikan merkitseminen tulee tilata ennen rakennustyön aloittamista.   
Haja-asutusalueilla lupapäätöksessä edellytetyn paikan merkitsemisen suorittaa 
rakennustarkastaja. 
 
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 
Pääsuunnittelijan on huolehdittava siitä, että uudelle rakennukselle laaditaan 
konekielisesti luettavissa oleva rakennuksen tietomalleihin tai koneluettaviin tietoihin 
perustuva käyttö- ja huolto-ohje (RakL 139 §). 
Jätevesijärjestelmän ja siihen liittyvien järjestelmien käyttö- ja huolto-ohje tulee liittää 
rakennuksen varsinaiseen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.  
 
ERITYISSUUNNITTELIJOIDEN ILMOITTAMINEN JA KELPOISUUS 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄSSÄ 
Muut erityissuunnittelijat on ilmoitettava ja hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen 
erityissuunnitelmien toimittamista Lupapiste -asiointipalvelun osapuolet -välilehdellä. Jos 
erityissuunnitelman laatimiseen on osallistunut useampi kuin yksi erityissuunnittelija, 
rakentamishankkeeseen ryhtyvän on nimettävä yksi heistä tämän erityisalan 
kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnittelijaksi. 
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on ennen erityissuunnitelmien laatimista ilmoitettava 
kirjallisesti Lupapiste- asiointipalvelussa rakennusvalvontaviranomaiselle muut 
erityissuunnittelijat. Ilmoitukseen on liitettävä suunnittelijan kirjallinen suostumus 
tehtävään/ suunnittelija on kirjautuneena Lupapisteen asiointipalvelussa. Ilmoitukseen 
on liitettävä pätevyyksiä myöntävän toimielimen todistus tai RakL 195 §:n mukaisesti 
ajalla 1.1.2025–1.1.2027 aikana jätetyissä ilmoituksissa selvitys 
rakennusvalvontaviranomaisten 1.1.2020–31.12.2024 välisenä aikana antamasta 
hyväksynnästä vastaavissa tehtävissä sekä vaativuusluokan että rakentamishankkeen 
käyttötarkoituksen osalta.  
 
ERITYISSUUNNITELMIEN TOIMITTAMINEN 
Erityissuunnitelmat tulee toimittaa Lupapisteeseen hyvissä ajoin ennen ko. 
rakennusvaiheen aloittamista. Lupapisteessä erityissuunnitelmien sisältötiedot on 
tarkennettava lupapistepalvelun asiakirjatietoihin. Sisältö -kenttään tulee lisätä nimiössä 
oleva piirustuksen sisältö -kentässä oleva tieto. Vastuu erityissuunnitelmien 
vaatimuksenmukaisuudesta on suunnitelmien laatijalla. Vastaava rakennesuunnittelija 
todentaa allekirjoituksellaan rakennesuunnitelmien vaatimustenmukaisuuden. 
Ennen loppukatselmusta Lupapisteeseen tulee tallentaa rakennuskohteen toteutusta 
vastaavat rakennussuunnitelmat 
 
TARKASTUSASIAKIRJAT 
Rakentamisluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden 
vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä 
tarkastukset ajantasaisesti rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan on 
merkittävä myös perusteltu huomautus, jos rakennustyössä poiketaan rakentamista 
koskevista säännöksistä.   
Rakennustyön, KVV- ja IV-töiden tarkastusasiakirjoina käytetään Lupapisteen sähköisiä 
tarkistusasiakirjoja, jonka rakennusvalvonta avaa pyynnöstä LVI-töiden 
tarkistusasiakirjan täytettäväksi.  
Tarkastusasiakirjat on esitettävä viranomaisen suorittamissa tarkastuksissa ja 
katselmuksissa. Valmiit tarkistusasiakirjat tulee olla tallennettuna Lupapisteeseen ennen 
loppukatselmusta.  
 
SÄHKÖTARKASTUS 



 
Mikkelin kaupunki 
 
Rakennusvalvonta 
Viranhaltijapäätösote 
 

Rakentamislupa sijoittamiseen ja toteuttamiseen 
Lupatunnus 2026-159 
19.05.2026 

5 
 

 
Sähkötarkastuspöytäkirja on tallennettava Lupapisteen liitteisiin ennen 
käyttöönottokatselmusta.  
 
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS  
Vastaavien työnjohtajien tulee ennen rakennuksen osittaista loppukatselmusta / 
loppukatselmusta varmentaa tarkastusasiakirjaan, että käytetyt rakennustuotteet ovat 
turvallisia ja terveellisiä sekä ominaisuuksiltaan sellaisia, että rakennuskohde 
asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää tässä laissa säädetyt olennaiset 
tekniset vaatimukset tavanomaisella tavalla kunnossapidettynä taloudellisesti 
perustellun käyttöiän ajan sekä käytetyt tuotteet ovat rakenteiden lujuuden ja vakauden 
kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja ovat CE-merkittyjä, tyyppihyväksyttyjä, 
varmennustodistuksen, valmistuksen laadunvalvonnan, muun vapaaehtoisen 
sertifikaatin tai vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvän sertifikaatin mukaisia. 
 
KATSELMUSTEN TILAAMINEN 
Vastaava työnjohtaja tilaa viranomaiskatselmukset alueen vastaavalta 
rakennustarkastajalta sähköpostilla tai puhelimitse. Katselmukset tulee tilata hyvissä 
ajoin (noin kaksi viikkoa) ennen toivottua katselmusajankohtaa. Vastaavan työnjohtajan 
on oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava 
läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen 
liittyvän asian selvittämisessä. 
 
PIHAN KORKEUSSUHTEET JA HULEVEDET  
Rakentamisessa huomiotava tulvariskit sekä alimmat rakentamiskorkeudet. 
Hulevedet on johdettava ja imeytettävä omalla tontilla siten, että vesien valumisesta 
naapurin tontille ei aiheuteta huomattavaa haittaa. (RakL 138 §)  
 
OSOITENUMERO  
Rakennukseen ja / tai rakennuspaikan tien risteyksiin on asetettava helposti havaittava 
talon osoitenumerokilpi. Osoitenumerointi tulee olla todettavissa viimeistään 
käyttöönottokatselmuksessa.  
 
JÄTEHUOLTO  
Kiinteistöllä syntyvien jätteiden käsittely, mukaan lukien lajittelu, keräys ja poiskuljetus 
sekä mahdollinen kompostointi, on toteutettava Mikkelin jätehuoltomääräysten 
mukaisesti. Kiinteistön jäteastiat on ympäröitävä aitaamalla tai muutoin suojattava 
palovaaran, terveys- ja ympäristöhaittojen välttämiseksi (RakL 127 §).  
Jätehuoltoon tulee tehdä liittymisilmoitus kaupungin jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy:lle 
 
RAKENNUSJÄTESELVITYS 
Uuden rakennuksen rakentamishankkeen selvitykseen on lisättävä tiedot syntyneistä 
rakennusjätteistä siten, että siitä käyvät ilmi tiedot rakennuspaikalta pois kuljetettujen 
rakennus- ja purkujätteiden määristä, toimituspaikoista ja käsittelystä.  
 
PALOVAROITTIMET  
Ennen rakennuksen tai sen osan loppukatselmusta sähköverkkoon kytketyt 
palovaroittimet tulee olla asennettuna ja toimintakunnossa.  
Asunto tulee varustaa palovaroittimilla 1 kpl/alkava 60 m²/kerros.  
 
TULISIJA JA SAVUHORMI 
Suunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti esitettävä rakennesuunnitelmissa 
savuhormista ja tulisijasta käytettävät rakenteet, tarvikkeet, kannatus ja pystysuoruus 
sekä yhteensopivuus tulisijasta savupiippuun johdettavien palokaasujen kanssa, 
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periaatteet läpivientien tekemisestä liitoskohtien tiivistämiseen, suojaetäisyydet, 
puhdistettavuus sekä perustustapa siten, että saavutetaan siihen liitetyn tulisijan 
toiminnan tarvitsema veto, rakenteellinen kestävyys, tiiveys ja käyttöikä.  
Vastaavan työnjohtajan on varmistettava, että tulisija ja hormi ovat yhteensopivat 
(savukaasujen max. lämpötilat) sekä tulisijan suojaetäisyydet on toteutettu valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Vastaavan työnjohtajan on tarkastettava asennukset ennen 
käyttöönottoa ja tarkastuksesta tehdään merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan.  
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen lisätään tulisijan ja savupiipun huollon 
kannalta oleelliset tiedot.  
 
OSITTAINEN LOPPUKATSELMUS / KÄYTTÖÖNOTTO  
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on viranomaisen 
suorittamassa osittaisessa loppukatselmuksessa tai loppukatselmuksessa käyttöön 
hyväksytty. Ennen käyttöönotto / osittaista loppukatselmusta tulee luvassa edellytetyt 
tarkistus- ja mittauspöytäkirjat tallentaa Lupapisteeseen ja rakennustyön sekä LVI-
töiden tarkistusasiakirjat olla ajantasaisesti täytetty, käyttö- ja huolto-ohje laadittu ja 
toteutusta vastaavat suunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan. 
 
LOPPUKATSELMUS 
Loppukatselmus tulee suorittaa luvan voimassaolon aikana ja se tulee tilata luvan 
valmistelleelta tai alueen vastaavalta rakennustarkastajalta hyvissä ajoin (noin 2 viikkoa) 
ennen toivottua katselmusajankohtaa sähköpostilla tai puhelimitse. 
Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakentamishankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut 
rakennusvalvontaviranomaiselle, että RakL 122 §:n 2 momentin mukaiset toimenpiteet 
on suoritettu. Ennen loppukatselmuksen tilaamista, kaikki lupaehtoina vaaditut asiakirjat 
tulee olla lisätty Lupapisteeseen. 
 

 
 
Toimivallan peruste 

Mikkelin kaupungin hallintosääntö 34 §: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii lupa- ja 
valvontajaosto. 
Mikkelin asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 5.4 §: RakL:n mukaisen 
toimivallan siirtäminen viranhaltijoille. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 

RakL 42 § rakentamislupa,  
RakL 43 § rakentamisluvan myöntäminen,  
RakL 45 § sijoittamisen edellytykset muualla kuin asemakaava-alueella 
RakL 48 § rakentamishankkeen toteuttamisen edellytykset 
 
 
 
 

Valmistelija 
            Hannu Ahonen, rakennustarkastaja 

            
 
Päättäjä 

Hannu Ahonen, rakennustarkastaja 
 
Päätös on allekirjoitettu sähköisesti 
19.05.2026 
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Päätöksen tiedoksianto  
Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella 19.05.2026, jolloin se katsotaan tulleen 
tiedoksi seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. 
 
Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi saamisesta. 

         
Päätös toimitetaan hakijalle lisäksi sähköiseen asiointipalveluun. 

 
Luvan voimassaolo Työt saa aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen, ellei ole myönnetty lupaa aloittaa työt ennen 

lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupa raukeaa, jollei töitä ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu 
loppuun viidessä vuodessa. Viranomainen voi erillisestä hakemuksesta myöntää päätöksellään luvan 
voimassaololle jatkoaikaa. 

 
Lupamaksut 

Päätöksestä veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu. 
Lasku lähetetään erikseen hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. 
 

Päätöksen tiedoksianto 
Päätös toimitetaan Lupapisteen päätökset-välilehdelle. 
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Rakennuspaikka 

491-417-1-493 
Pinta-ala 3360.0  
 
Närekuja 2 
50600 MIKKELI 
 
Kaava Asemakaava 
Kaavanmukainen käyttötarkoitus  
Kaavanmukainen rakennusoikeus 0.0 k-m2 
 
Kerrosalat: 
Rakennettu 0.0 k-m2 
Vireillä 0.0 k-m2 
   
 

Toimenpide Energiakaivo 
 
Energiakaivo  
 
 
Vaativuusluokka: Tavanomainen 
 

 
Hakemuksen liitteet 

Asemapiirros 
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä 
Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta 
Muu pätevyystodistus 
Ote kiinteistörekisteristä: Karttaote 
Todistus hallintaoikeudesta: Jäljennös myönnetyistä lainhuudoista 

 
Suunnittelutehtävä ja suunnittelijat  
   
 
 
 

          
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

Naapureiden kuuleminen hankkeen sijainnista ja/tai vähäisyydestä johtuen on tarpeetonta (MRL 133 
§/RakL 63,64,65). 

 
Päätös 

Myönnetty 
Rakentamislupa (RakL 42 §) myönnetään sijoittamiseen ja toteuttamiseen liitteinä olevien 
pääpiirustusten ja selvitysten mukaisesti. 
 

Päätöksen perustelu  
 

Vastuualue Vastuuhenkilö Suunnittelutehtävän 
vaativuus 

Pääsuunnittelija Karpio Otto  
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RAKENTAMISHANKKEET TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET 
Rakentamishankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että rakentamishanke täyttää 29–41 §:ssä 
säädetyt ja niiden nojalla asetetut olennaiset tekniset vaatimukset ottaen huomioon 
rakentamishankkeen vaativuus sekä rakentamishankkeeseen osallistuvat suunnittelijat ja toteuttajat. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hakemuksessa selvittänyt, että edellä olevat luvanmyöntämisen 
edellytykset täyttyvät. 
 
  
 
 

Lupamääräykset  
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: 

vastaava työnjohtaja 
vesi- ja viemäritöiden työnjohtaja 

 
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: 

töiden aloitus  
loppukatselmus  
LVI-töiden tarkastusasiakirja  

 
Muut Lupamääräykset: 

 
ALOITTAMISILMOITUS 
Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus 
rakennusvalvontaviranomaiselle (MRL 149 c § / RakL 108 §) Lupapisteen rakentamisen 
välilehdellä: ilmoitus aloitusvalmiudesta.  
Ennen aloittamisilmoitusta: 1) lupapäätöksen tulee olla lainvoimainen, ellei aloitusta 
ennen lainvoimaisuutta ole myönnetty lupapäätöksessä; 2) lupapäätöksessä vaaditut 
työnjohtajat tulee olla nimetty ja rakennusvalvonnassa hyväksytty  
 
MAALÄMPÖ/ENERGIAKAIVO 
Lämpökaivon poraustyössä on huolehdittava siitä, ettei porauslietteestä aiheudu 
ympäristölle haittaa, sekä siitä ettei rakennustyöstä ja lämpökaivon rakenteesta aiheudu 
vaaraa pohjavedelle.  
Työkoneissa käytettävien öljytuotteiden sekä muiden ympäristölle haitallisten aineiden 
käsittely ja koneiden huolto tulee järjestää niin, ettei ympäristön pilaantumista pääse 
tapahtumaan.  
Porauksesta syntyvästä kivipölystä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle ja naapureille. 
Tarvittaessa kivipöly tulee kerätä konttiin ja kuljettaa pois rakennuspaikalta.  
Poraamisessa syntyvää lietettä ei tule johtaa hallitsemattomasti siten, että syntyy 
maaperän vettymistä, ojien tai hulevesiviemäreiden tukkeutumista tai vesistön 
samentumista. Lietettä ei saa johtaa viemäriin tai vesistöön. 
Keruuputkisto on koeponnistettava sekä ennen että jälkeen asennuksen. Siirtoputkisto 
on koeponnistettava ennen täyttöä. Maatäytön siirtoputkien ympärillä tulee olla putkia 
rikkomatonta. Lämpöpumpun tulee hälyttää mahdollisista vuodoista 
lämmönkeruupiirissä.   
Pohjavesialueella lämmönsiirtoaineena käytetään ainetta, joka ei sisällä 
määrittelemättömiä ainesosia ja jonka kaikki ainesosat ovat ympäristölle haitattomia 
vesiliukoisia ja biologisesti hajoavia.  
Pintavesien, lämmönsiirtoaineen ja irtoaineksen pääsy lämpökaivoon ja pohjaveteen 
tulee estää.  
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Lämpökaivo on vesieristettävä vähintään 6 metrin syvyyteen tai pohjavesialueella 
kallioon asti esimerkiksi muovisella eristysputkella tai betonoimalla.  
Putken seinämävahvuuden on oltava vähintään 5 mm tai paineluokan 6 baaria.  
Vesieristysputken päälle tulee asentaa suojaputki, joka upotetaan vähintään 2 metrin, 
pohjavesialueella 6 metrin verran kiinteään kallioon.  
Kallion ja suojaputken väli tulee tiivistää. Maakerroksen paksuuden ollessa alle 3 m 
voidaan käyttää polyeteenimuovista putkea. Maakerroksen paksuuden ollessa yli 3 m 
käytetään teräksistä suojaputkea, seinämäpaksuuden ollessa vähintään 5,0 mm.  
Kaivo on suljettava vesitiiviillä suojahatulla, joka estää mahdollisen paineellisen 
pohjaveden purkautumisen ulos maanpinnalle.   
Kosteuden ja radonpitoisen ilman pääsy asuintiloihin tulee estää.   
Vaihdettaessa lämmönsiirtoaine, on vanhaa lämmönsiirtoainetta käsiteltävä 
ongelmajätteenä.  
 
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 
Lämpökaivoon ja siihen liittyvien järjestelmien käyttö- ja huolto-ohje tulee liittää 
rakennuksen varsinaiseen käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Rakennukselle on laadittava 
konekielisesti luettava käyttö- ja huolto-ohje (RakL 139 §).  
 
ÖLJYSÄILIÖN PURKAMINEN 
Öljylämmityslaitteiston purkamisen osalta on noudatettava, mitä asiasta on erikseen 
säädetty ja määrätty Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden 
ympäristösuojelumääräyksissä (säiliön tyhjentäminen, puhdistaminen ja poistaminen 
paikalta).  Säiliön poistamisesta on ilmoitettava Mikkelin seudun ympäristöpalveluille ja 
Etelä-Savon pelastuslaitokselle. Lähtökohtaisesti öljysäiliö tulee aina poistaa.  
 
PORAUSRAPORTTI 
Lupapisteeseen on tallennettava asianmukaisesti täytetty porauspöytäkirja ennen 
loppukatselmusta. 
 
LOPPUKATSELMUS JA ILMOITUS RAKENNUSTÖIDEN VALMISTUMISESTA  
Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakentamishankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut 
rakennusvalvontaviranomaiselle MRL 153 § / RakL 122 §:n 2 momentin mukaisesti 
loppukatselmusvalmiudesta. Loppukatselmus tilataan lvi-tarkastajalta. Lupaehdoissa 
vaaditut asiakirjat tulee olla lisättynä Lupapisteeseen. Lupapisteeseen tulee lisätä 
liitteeksi yksi tiedosto, jossa on valokuva/valokuvia suoritetusta toimenpiteestä. 
Rakennusvalvonnan arvioinnin perusteella loppukatselmus voidaan suorittaa 
asiakirjojen perusteella ilman paikan päällä käyntiä. 
 

 
 
Toimivallan peruste 

Mikkelin kaupungin hallintosääntö 34 §: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii lupa- ja 
valvontajaosto. 
Mikkelin asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 5.4 §: RakL:n mukaisen 
toimivallan siirtäminen viranhaltijoille. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 

RakL 42 § rakentamislupa, RakL 43 § rakentamisluvan myöntäminen,  RakL 44 § sijoittamisen 
edellytykset asemakaava-alueella/RakL 45 § sijoittamisen edellytykset muualla kuin asemakaava-
alueella/RakL 46 § sijoittamisen edellytykset suunnittelutarvealueella, RakL 48 § rakentamishankkeen 
toteuttamisen edellytykset 
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Valmistelija 
            Petri Sajaniemi, LVI-tarkastaja 

            
 
Päättäjä 

Petri Sajaniemi, lvi-tarkastaja 
 
Päätös on allekirjoitettu sähköisesti 
19.05.2026 
 

Päätöksen tiedoksianto  
Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella 19.05.2026, jolloin se katsotaan tulleen 
tiedoksi seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. 
 
Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi saamisesta. 

         
Päätös toimitetaan hakijalle lisäksi sähköiseen asiointipalveluun. 

 
Luvan voimassaolo Työt saa aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen, ellei ole myönnetty lupaa aloittaa työt ennen 

lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupa raukeaa, jollei töitä ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu 
loppuun viidessä vuodessa. Viranomainen voi erillisestä hakemuksesta myöntää päätöksellään luvan 
voimassaololle jatkoaikaa. 

 
Lupamaksut 

Päätöksestä veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu. 
Lasku lähetetään erikseen hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. 
 

Päätöksen tiedoksianto 
Päätös toimitetaan Lupapisteen päätökset-välilehdelle. 
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